De: Maribel Perez <maribel.perez@computrabajo.com>
Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 9:11 a. m.

Para: Johana Gutierrez <jgutierrez@alumina.com>

CC: Juan Carlos Junco <juancarlos.junco@computrabajo.com>
Asunto: Fwd: Factura para pago de saldo

Buen dia Johana,

Adjunto correo con historial sobre el envio de la nota credito.

Cordialmente,

Maribel Pérez
Key Account Manager
A.RR.CSAS

M (+57) 3156122370
& (+572) 4869171
B%4 Maribel.perez@computrabajo.com
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---------- Forwarded message ---------

De: Juan Carlos Junco <juancarlos.junco@computrabajo.com>

Date: vie., 19 de jun. de 2020 a la(s) 10:57

Subject: Re: Factura para pago de saldo

To: <ypalacio@alumina.com>, <maguilera@alumina.com>

Cc: Maria Ximena Mateus Almeyda <ximena.mateus@computrabajo.com>, Maribel Perez
<maribel.perez@computrabajo.com>

buen dia
desafortunadamente las devoluciones no se pueden modificar de la fecha de elaboracidn, ya que

como es un procedimiento excepcional que se realizd se registra con la fecha en la que el cliente

realiza la solicitud.
la factura inicial elaborada SICO20-C17312 con fecha febrero 2020, sigue estando vigente y se
procede a realizar el abono por el tiempo que no sera cobrado, adjunto enviamos documentos

elaborados
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por esta razén no se puede modificar la fecha de ningin documento

quedamos atentos a sus comentarios

—————————— Forwarded message ---------

De: Yisela Palacio <ypalacio@alumina.com>

Date: vie., 19 de jun. de 2020 a la(s) 09:22

Subject: RE: Factura para pago de saldo

To: Maribel Perez <maribel.perez@computrabajo.com>

Gracias.

Como lo acordamos, la factura para este mes ya no fue posible pasarla, el cierre de facturacion ya
paso.

Te agradeceria que me la enviaras con fecha de julio (puede ser 01/07/2020)

Feliz dia

YISELA ANDREA PALACIO PARRA

Auxiliar Seleccion y Desarrollo

0 I U m I n o e (+57 4) 370 5600 ext. 4242

Cra. 64A N2 33-40 Itagli - Colombia

G www.alumina.com.co



mailto:ypalacio@alumina.com
mailto:maribel.perez@computrabajo.com
http://www.alumina.com.co/

De: Maribel Perez <maribel.perez@computrabajo.com>
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2020 3:45 p. m.

Para: Yisela Palacio <ypalacio@alumina.com>

CC: Maria Aguilera <maguilera@alumina.com>

Asunto: Factura para pago de saldo

Buen dia Yisela y Maria Angelica,

Reciban un cordial saludo de mi parte.

Por medio del presente, le confirmamos que aceptamos excepcionalmente la terminacién
anticipada del contrato de servicios suscrito con COMPUTRABAJO, atendiendo a las circunstancias
manifestadas por Vds, a pesar de que, segln lo dispuesto en el contrato, no habria lugar a reembolso
alguno por terminacién por impago.

En virtud de lo anterior, ALUMINIO NACIONAL S.A. debera proceder de forma inmediata al pago del
importe correspondiente a los dias efectivamente disfrutados del servicio mas el importe del treinta
por ciento (30%) correspondiente a la sancidén por incumplimiento de pago. A tal efecto, ALUMINIO
NACIONAL S.A., deberd abonar a COMPUTRABAJO el importe de $2.363.930, resultante de lo
siguiente:

Valor membresia $5.750.1000
Dias disfrutados | $638.900
(45) +
Sancion 30% $1.725.030
Importe a pagar: 2.363.930

Quedamos a la espera de su aceptacién sobre lo anterior y a la recepcion del importe adeudado.

Es importante que tengas en cuanta que deseamos continuar con la relacién comercial a largo
plazo, lo anterior agradezco tengas en cuenta que en el transcurso del aiio cuando tomen la
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decisién de requerir alguno de nuestros servicios el importe de la sancién sera descontado

via descuento para una membresia de igual valor o superior.

Cordialmente,

BOLSA DE TRABAJO

CompuTrabajo ™

.com.co
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Maribel Pérez
Key Account Manager
A.RCSAS

M (+57) 3156122370
& (+572) 4869171
B%4 Maribel.perez@computrabajo.com
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Juan Carlos JuncoC.
Gerente Financiero
A.RCSAS

® (+57)3168742114
& (+571) 7477677 Ext. 165
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